
Von:

An:

Datum:

RE: Fw: Matthias Hecht BG Nr. 35502//0026615

matthias.hecht@freenet.de

"Ulrich Wockelmann" <aufrechtev@gmx.de>

01.12.2021 10:00:35

Guten Morgen , dann ist der offene Betrag also noch offen und hatte mit den Zinsen nichts zu tun ! Diese kriminellen
Verbrecher !!


Mit freundlichen Grüßen Matthias


-----ursprüngliche Nachricht-----

 Von: aufrechtev@gmx.de

 Gesendet: 01.12.2021 09:50 Uhr

 An: matthias.hecht@freenet.de

 Betreff: Fw: Matthias Hecht BG Nr. 35502//0026615



Hallo Matthias, 
 

die Nachzahlung hatte nichts mit den Zinsen zu tun.
Das Geld steht immer noch aus.


 

lg,
Ulli





Kontakt:

aufRECHT e.V. - Verein für soziale Rechte

58636 Iserlohn, Baarstraße 30

Corona bedingt bleibt das Büro geschlossen.



Telefon- und Mailkontakt bleibt erhalten.







Tel.: 02371 / 63740




 
 

Gesendet: Mittwoch, 01. Dezember 2021 um 08:35 Uhr

Von: "_BA-Jobcenter Märkischer Kreis-Team-447" <Jobcenter-Maerkischer-Kreis.Team-447@jobcenter-
ge.de>

An: "aufRECHTeV@gmx.de" <aufRECHTeV@gmx.de>

Betreff: Matthias Hecht BG Nr. 35502//0026615

Sehr geehrter Herr Wockelmann,

 

bzgl. Ihrer Anfrage zur Zahlungsanweisung können wir Ihnen mitteilen, dass es sich bei dem Betrag von
98,74 € um die Nachzahlung aus der eingereichten Jahresverbrauchsabrechnung für Gas von 24,74 €
handelt sowie um den ersten fälligen Abschlag in Höhe von 74,00 €. Über die Zusammensetzung der
Nachzahlung und über den geänderten Leistungsanspruch wurde Herrn Hecht bereits mit
Änderungsbescheid vom 11.10.2021 informiert.

 

mailto:aufrechtev@gmx.de
mailto:matthias.hecht@freenet.de


Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Jennifer Hohnsel

Leistungssachbearbeiterin 

Tel.: 0 23 51 / 5679 567

Fax: 0 23 52 / 91 82 35

mailto: jennifer.hohnsel@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Märkischer Kreis 

Geschäftsstelle Altena

Freiheitsstr. 24

58762 Altena 

 



-----ursprüngliche Nachricht Ende-----
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