GMX FreeMall

RE: 2 Sendeberichte

Von: matthias.hecht@freenet.de
An: "Ulrich Wockelmann" <aufrechtev@gmx.de>
Datum: 04.11.2021 09:17:15

Guten Morgen Ulli, ich wollte nur kurz mitteilen , dass das Jobcenter 98 Euro Gberwiesen hat ;) Vielen Dank und bleib
Gesund !! Viele GriiBe Matthias

Von: aufrechtev@gmx.de
Gesendet: 19.08.2021 09:39 Uhr

An: matthias.hecht@freenet.de
Betreff: 2 Sendeberichte

Hallo Matthias,

ich habe Dein Schreiben unverandert weitergeleitet und um eine
Anmerkung erganzt.

Die Sendeberichte an die Hauptstelle und die Widerspruchstelle liegen
bei.

Jetzt bin gespannt auf die Berechnungen. Ob sie es diesmal richtig
machen?

Fir https://www.beispielklagen.de/klage123.html (692,50 €) haben
wir jetzt weitere 59,97 Euro durchgesetzt.
Aber vermutlich fehlen Zinsen fir 5 Monate.

lg,
ULL

Kontakt:

aufRECHT e.V. - Verein fur soziale Rechte
58636 Iserlohn, BaarstrafBe 30

Corona bedingt bleibt das Buro geschlossen.

Telefon- und Mailkontakt bleibt erhalten.

Tel.: 02371 / 63740
Mail: aufRECHTeV@gmx.de

Der Verein ist mildtatig und gemeinnutzig tatig
Spendenkonto:
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mailto:matthias.hecht@freenet.de
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Sparkasse Iserlohn,
IBAN DE39 4455 0045 0000 1648 55
BIC WELADED1I

Gesendet: Donnerstag, 19. August 2021 um 08:47 Uhr
Von: matthias.hecht@freenet.de

An: aufrechtev@gmx.de

Betreff: Kein Betreff

Guten Morgen , Frau Tammen,

Sie hatten mich angeschrieben , bezliglich der Verzinsung , mit der Bitte , Ihnen die entsprechenden
Verfahren zu benennen,

was ich hiermit mache :

AZ: F38AS1268/17 und desweiteren ,
AZ: F38AS5283/17

Da das Jobcenter von Amtswegen dazu VERPFLICHTET ist , die fehlenden Betrage zu zahlen , ist laut
Sozialgericht eine gesonderte zusendung einer Vertretungsvollmacht meinerseits NICHT erforderlich !!

Ich hoffe , das ich hiermit alle erforderlichen Angaben an Sie (ibermittelt habe und verbleibe mit
freundlichen GriBen

Matthias Hecht


U.W
Hervorheben


